Compras - P.M. Coronel Pilar

De: vendas@tubolarcb.com.br

Enviado em: quarta-feira, 19 de marco de 2025 09:33
Para: ‘Compras - P.M. Coronel Pilar’

Assunto: RES: orcamento

Sinalizador de acompanhamento:
Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

0i, bom dia !!!

Segue orgcamento abaixo:

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpiiar.rs.gov.br:»
Enviada em: quarta-feira, 19 de marco de 2025 08:58

Para: tubolar@lottinet.com.br

Assunto: RES: orcamento

Corrigindo:
Solicito orcamento de 01 caixa d'agua de 2.000 litros em polietileno R$.990,00

OBS: Temos a pronta entrega.

Julia Zanatta Veronese

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <ccompras@coronelpilar.rs.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de margo de 2025 08:56

Para: 'tubolar@lottinet.com.br’ <tubolar@lottinet.com.br>
Assunto: orcamento

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento de 01 caixa d’agua de fibra de 2.000 litros em polietileno

Com brevidade
Agradeco desde ja.

Julia Zanatta Veronese

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115



V. CISS 01 19/03/2025 10:52:07

Loja Agropecuaria Garibaldi - Matriz Pedido N°: 263404
Av Independencia, SN - Cairu Vendedor(a):
95720000 - GARIBALDI - RS
Fone:
nfe@coopcairu.com.br - www.sitemercado.com br/supermercadocairu Data: 19/03/2025
Nome: 300075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORCNEL PILAR Contato:
Enderego: AV.25DE JULHO, 538, N° 538 Bairro: CENTRO
Cidade: = CORONEL PILAR Estado: RS CEP: 95726000
Celular: Fone1: 5434351115 Fone2:
CNPJ/CPF: 04215013000138 Inscricdo: ISENTO RG:
E-mail: ALMOXARIFADO@CORONELPILAR.RS.GOV.BR
Vir Unit.
Codigo Codigo Barras Descrigédo do Produto Quantidade UN Bruto Total Ligquido
78000512 4324409 CAIXA POL.2000L ABERT.FORTLEV UN 1,000 UN 1.075,59 1.075,59
Forma de Pagamento: Total Bruto: R$ 1.075,59
DINHEIRO (-) Valor Desconto Item: R$ ,00
Uik () Valor Desconto Geral(  ,00%): R$ 00
Total Liquido: R$ 1.075,59

De Acordo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR



Compras - P.M. Coronel Pilar

De: Vendas | Comercial Agricola Safra <vendas@comercialagricolasafra.com,br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de margo de 2025 09:17

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: Re: RES: RES: orgamento

Anexos: foto caixajpg

Bom dia!

Ela ¢ tipo tanque.
R$ 2.190,00 de 2000 mil litros
At. Safra

Em 21/03/2025 08:31, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:

Se possivel, me envia as fotos por aqui e os valores

Jalia Zanatta Veronese

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Vendas | Comercial Agricola Safra <vendas@comerciaiagricolasafra.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 21 de margo de 2025 07:34

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <com Dras@coroneipilar.rs.gov.bw

Assunto: Re: RES: orgamento

Bom dia! Tudo bem?

Tenho sob encomenda, aquelas com a tampa pequena. Com a tampa grande so de fibra. Se
tiver um numero de whats te mando fotos.

At. Safra

Em 20/03/2025 16:21, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:
AGUARDO RETORNO

Julia Zanatta Veronese

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar = RS
(54) 3435-1115

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpila r.rs.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de margo de 2025 09:01

1



para: 'Vendas | Comercial Agricola Safra’ <vendas@comercia!agricolasafra.com.br>
Assunto: orcamento

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orgamento de 01 caixa d’agua de 2.000 litros em polietileno

Com brevidade
Agradego desde ja.

Jalia Zanatta Veronese

Compras

prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

Att Comercial Agricola Safra Rosandro Marian 54 3464-0866

Att Comercial Agricola Safra Rosandro Marian 54 3464-0866



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

EMPRESA: Garden Paraise Floricultura Ltda

CNPJ: 28.781.853.0001/27
CONTATO: Aires Delai
TELEFONE: (54) 3462 7169 ou 99937-5788

ORCAMENTO
ITEM | QUANT | UNID. DESCRICAO VALOR
TOTAL
01 20 Und. | Vaso de concreto resinados modelo xicara tamanho GG R$ 8.000,00
02 28 Und. | Floreira de concreto resinada 1,00 x 0,30 x 0,40 m R$ 4.200,00
03 55 Cx. Mudas de flores da estagéo R$ 1.540,00
04 30 Mt. | Manta de bidim R$ 315,00
05 10 Und. | Buxos (com diametro de 40cm) R$ 600,00
06 68 Sc. Composto organico (embalagem com 20Kg) R$ 2.040,00

Data: 21 de marco de 2025

Garden Paradise Floricuitura Ltda

Rua buarque de Macedo 4432, B8rasilia, Garibaldi, RS
CNPi: 28.781.853/0001-27

Email: contato@gardenparadise.com.br

Fone/Whats: (54) 3462 7169%

469.666.760-04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

EMPRESA: SAMUEL BALBINOT

CNPJ:29.900.083/0001-27
CONTATO:SAMUEL BALBINOT
TELEFONE(54) 99620 0596

ORCAMENTO
ITEM | QUANT | UNID. DESCRICAO VALOR
TOTAL
01 20 Und. | Vaso de concreto resinados modelo xicara tamanho GG 8.800,00
02 28 Und. | Floreira de concreto resinada 1,00 x 0,30 x 0,40 m 4.900,00
03 55 Cx. Mudas de flores da estacao 1.925,00
04 30 Mt. | Manta de bidim 360,00
05 10 Und. | Buxos (com diametro de 40cm) 650,00
06 68 Sc. Composto organico (embalagem com 20Kg) 2.312,00

Data: 21/03/2025

ASSINATURA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR

EMPRESA: DANIELA MAGNANIN

CNPJ: 33-293-320/0001-36
CONTATO: RODRIGO MAGNANIN
TELEFONE: (54) 99909-8819

ORCAMENTO
ITEM | QUANT | UNID. DESCRIGCAO VALOR
TOTAL
01 20 Und. | Vaso de concreto resinados modelo xicara tamanho GG R$ 9.200,00
02 28 Und. | Floreira de concreto resinada 1,00 x 0,30 x 0,40 m R$ 4.840,00
03 55 Cx. | Mudas de flores da estagdo R$ 1.925,00
04 30 Mt. | Manta de bidim R$ 345,00
05 10 Und. | Buxos (com diametro de 40cm) R$ 600,00
06 68 Sc. | Composto organico (embalagem com 20Kg) R$ 2.380,00

Data: 21 de margo de 2025
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Assinatura



