Compras - P.M. Coronel Pilar
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De: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 13:40
Para: Compras - P.M. Coronel Pilar
Assunto: RE: orcamento - Nilcene

Boa tarde Fernanda.
consigo fazer o valor sim do orgamento..
99,90 unitario.

Att.,

Nilcene
Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons hébitos.
Consciéncia no uso da impressora. Esse € o nosso papel.

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 13:21

Para: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>
Assunto: RES: orcamento - Nilcene

O valor continua este?

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:42

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: RE: orgamento - Nilcene

Boa tarde Fernanda, Tudo bem !

0 mesmo espero de vcs ai..
conforme pedido segue or¢gamento..
pagamento para 45 dias.

JARRA ELETRICA CEL820 1,9L CADENCE
de RS 113,90
por RS 99,90



Att.,
Nilcene

Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons habitos.
Consciéncia no uso da impressora. Esse € o nosso papel.

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:12

Para: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>
Assunto: ENC: orgamento - Nilcene

Boa tarde
Tudo bem?

Solicito orgamento de 6 chaleiras elétricas de 2,5 litros, 220V, em inox.

Com brevidade



Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar —RS
(54) 3435-1115



ComEras - P.M. Coronel Pilar

De: Loja Garibaldi <loja.garibaldi@benoit.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 11:38
Para: Compras

Assunto: Re: RES: orcamento

Bom dial!!!

CHALEIRA ELETRICA 1.9L BRITANIA

139.90 cada

6 unidade total: 839,40

Loja Garibaldi
- Filial | 54 3462 2220
www.benoit.com.br

De: "Compras" <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Para: "Loja Garibaldi" <loja.garibaldi@benoit.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 8:26:49
Assunto: RES: orcamento

E de 1,9 litros qual o valor?

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Loja Garibaldi <loja.garibaldi@benoit.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de setembro de 2024 10:07
Para: Compras <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: Re: orcamento

Bom Dia!!

Chaleira elétrica 2.5L Inox Britania.

6 unidades - 999.00

att: Daniela Grando

Loja Garibaldi
Filial 281 | 54 3462 2220



www.benoit.com.br

De: "Compras" <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Para: "Loja Garibaldi" <loja.garibaldi@benoit.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:11:35

Assunto: orgcamento

Boa tarde
Tudo bem?

Solicito orcamento de 6 chaleiras elétricas de 2,5 litros, 220V, em inox.

Com brevidade
Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115



Compras - P.M. Coronel Pilar

De: Garibaldi - Loja Solar <garibaldi@lojasolar.com.br>
Enviado em: terca-feira, 24 de setembro de 2024 15:10

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: Re: orcamento

Boa tarde! tudo bem?
Chaleiras de 2,5 ndo temos nenhum modelo disponivel, mas vou te passar uma que tenho na promogdo.

Chaleira inox 1,9L Cadence - RS 109,90
Promogao vilida até 30/09

Atenciosamente,
Carla

Loja Solar Garibaldi

lojos | @@ Q0

solar

SRR

54 3462-1533 | 54 99972-0195
Solar Comeércio e Agroindustria Lida

Em ter., 24 de set. de 2024 as 13:50, Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br> escreveu:

AGUARDO ORCAMENTO COM BREVIDADE.

Fernanda Agostini
Compras
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS

(54) 3435-1115

- De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
- Enviada em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:12
Para: 'garibaldi@Ilojasolar.com.br' <garibaldi@lojasolar.com.br>
Assunto: ENC: or¢camento
Prioridade: Alta

Boa tarde

Tudo bem?



Solicito orgamento de 6 chaleiras elétricas de 2,5 litros, 220V, em inox.

Com brevidade

Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini
Compras
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS

(54) 3435-1115



