ComEras - P.M. Coronel Pilar

De: Contato <contato@focusvisual.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 16:56
Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: Re: RES: RES: ENC: orcamento

Qi boa tarde

Tudo bem? Segue orgamento.

Proposta:

> Placa de ACM 3 mm com adesivo digital 50 x 40 cm- 01 peca Valor: RS 70,00
Retira aqui na empresa.

Obrigada

Aguardo seu retorno

Att

Marla Fernanda Chisini

Focus Visual

Em 29/08/2024 16:48, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:

Consegue incluir também mais uma placa em ACM 40x50cm com a escrita “Favor manter limpo o
local ao entorno do container.”

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Contato <contato@focusvisual.com.br> 03 ENQ N <
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 09:09 -
Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Assunto: Re: RES: ENC: orcamento

0i, bom dia, segue or¢camento, orgamos em duas propostas.

Proposta:

> Placa de ACM 3 mm com adesivo digital 100 x 50 cm- 01 peca Valor: R$ 190,00
> Placa de PS 2 mm com adesivo digital 100 x 50 cm- 01 peca Valor: RS 130,00

OBS: Retira a placa aqui na empresa.



Obrigada

Aguardo seu retorno
Att

Marla Fernanda Chisini
Focus Visual

Em 28/08/2024 08:47, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:
100 x50 cm

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Contato <contato@focusvisual.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:14

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: Re: ENC: orgamento

Oi, Fernanda

Tudo bem? Nos normalmente esse modelo de placa fazemos no ACM que é um
aluminio composto, podemos orcar dessa forma?

E qual dos 3 tamanhos seria: 100 x 50 cm; 150 x 75 cm ou 200 x 100 cm?
Obrigada

Aguardo seu retorno

Att

Marla Fernanda Chisini

Focus Visual

Em 28/08/2024 08:07, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento de 01 placa de metal padrdo FEPAM para
Licenciamento.

Com brevidade
Agradeco desde ja.



Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115 !

Nzo contém virus. www.avast.com




Compras - P.M. Coronel Pilar
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De: Vision Comunicagdo <contato@visioncomunica.com>
Enviado em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 10:49

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: Re: orgamento

Orgcamento acima ndo inclui instalagdo e deslocamento.

Atenciosamente,

Ef

Em sex., 30 de ago. de 2024 as 10:48, Vision Comunicacdo <contato@visioncomunica.com> escreveu:
0l4a, bom dia!

Para 1un placa FEPAM ACM 3mm branco com impressdo UV direto na superficie - 1x0,5m - RS 208,00
Caso tenha estrutural para a placa Fepam para 'afundar’ no solo ficaria + R$ 694,00

Para 1un placa ACM 3mm branco com impressdo UV direto na superficie - 40x50cm - RS 83,00

Aguardo retorno,

_Atencicsarnente,

EES

Em qui., 29 de ago. de 2024 35 16:48, Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br> escreveu:

. Consegue incluir também mais uma placa em ACM A0x50cm com a escrita “Favor manter limpo o local ao entorno
do container.”

Aguardo orcamentos

Fernanda Agostini
Compras
prefeitura Municipal de Coronel Pilar —RS

(54) 3435-1115



De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:48

Para: 'Vision Comunicag&o' <contato@visioncomunica.com>
Assunto: RES: orgamento

TAMANHO 100 x 50 cm

Fernanda Agostini
Compras
prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS

(54) 3435-1115

De: Vision Comunicagao <contato@visioncomunica.com>

Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 08:24

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: Re: orgamento

0l3, bom dia.

Seria apenas a placa, podendo ser uma chapa ACM adesivada ou vocé precisa de estrutura para fixacdo no chao?

Qual seria o tamanho da placa?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,



anto
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i 28/08/2024 €9 09:13
Ref.: PLACA FEPAM

Clente Contato Telefone

Municipio De Coronel Pilar Fernanda Agostini (54)3435-1115

ChBS Enderego

04.215.013/0001-39 AV. 25 DE JULHO, 538 - CENTRO - CEP: 95726-000 - BENTO GONCALVES - RS

FkEkd IMPORTANTE Wk ke

- O OBJETIVO DESTA PROPOSTA COMERCIAL E APRESENTAR AS MELHORES CONDICOES TECNICAS E COMERCIAIS PARA A
REALIZAGAO DOS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO.

_ CERTIFIQUE QUE OS SEUS DADOS CADASTRAIS DESCRITOS NESSA PROPOSTA ESTEJAM CORRETOS POIS OS MESMOS SERAO
UTILIZADOS NAS EMISSOES DE NOTAS FISCAIS.

Item Descrigao Medidas Qtde Valor Unit Subtotal
1 PLACA DE ACM COM ADESIVO IMPRESSO PARA 1.000 x 0.500 x 0.003 1 300,00 R$ 300,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
EMBALAGEM
2 PLACA DE ACM 3 MM 0.400 x 0.500 x 0.003 1 220,00 R$ 220,00
ADESIVO COM IMPRESSAO UV
EMBALAGEM
Total: 2 R$ 520,00
Prazos e condigbes de pagamento Logistica
Forma de pagamento Validade da proposta e i i
S pagams 2 PO} a” Cliente Retira
Deposito 10 dia(s)
Prazo de enlrega
5D
- COLETA NA DCA.
DEIVID WULFF SitvA
| ORCAMENTOS
5413464 2464 Municipio De Coronel Pilar




