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e ] Orcamento arame
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R$ 550,88
8% 598,75
Em 13/87/2824 @736, licital escreveu:
Som disi Tudo bem?
Solicito orcamento de:

1 rolp de srame para parreira,

Dezde jd agradeca!

Att Comercizl Agricola Safra Bosandro Marian S4 3464 - 88645




Loja Agropecuaria Garibaldi - Matriz Pedido N°: 203206

Av Independencia, SN - Cairu Vendedor(a):
95720000 - GARIBALDI - RS
Fone:
nfe@coopcairu.com.br - www.sitemercado.com.br/supermercadocairu Data: 16/07/2024
me: 300075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR Contato:
derego: AV.25 DE JULHO, 538, N° 538 Bairro: CENTRO
dade: = CORONEL PILAR Estado: RS CEP: 95726000
2lular: Fonel: 5434351115 Fone2:
JPJICPF: 04215013000139 Inscrigdo: ISENTO RG:
mail: ALMOXARIFADO@CORONELPILAR.RS.GOV.BR
Vir Unit.
digo Codigo Barras Descrigédo do Produto Quantidade UN Bruto Total Liquido
2023< 4242543 ARAME OVAL.14X16 1250M GERDAU 1,000 RL 619,99 619,99
Forma de Pagamento: Total Bruto: R$ 619,99
BOLETO SICREDI (-) Valor Desconto Item: R$ ,00
1 =1ARZ20zA SR8 (-) Valor Desconto Geral{  ,00%): R$ ,00
Total Liquido: R$ 619,99

e Acordo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR



RES: Orgamento arame
e Agrovitti 1*
Para  ‘hicital’ &
W pata  2024-07-16 15:07

ARAME FRUTIFIO 1088 M7S : 525,0@

Atenciosamente
Luan Piacentind

= ---Mensages originai-----
De: Iicital [mailto: licitalfcoronelpilar, rs.gov.brl
Enviada em: sepunda-feira, 15 de Julho de 2024 15:37

Para: agrovittigage ti, com, pr

Assunto: Re: Orgamento arame

Boa tardel Conseguem verificar s respeito do orcasento solicitade?
Em 2824-87-11 87:48, licital escreveu:

Bom dial Tudo bem?

Solicito orcamento de:

1 rolo de erame para parreira.

Desde §4 agradego!
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21/08/2024, 15:40 Webmail Pref. Coronel Pilar :: RES: RES: Orgamento arame

assunto  RES: RES: Orgamento arame

De Agrovitti <agrovitti@agrovitti.com.br>
Para icital' <licital@coronelpilar.rs.gov.br>
Data 2024-08-21 15:10

Atenciosamente
Vanusa

----- Mensagem original-----

De: licital [mailto:licital@coronelpilar.rs.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 13:36

Para: Agrovitti <agrovitti@agrovitti.com.br>
Assunto: Re: RES: Orc¢amento arame

Boa tarde!
Preciso que nos enviem o contrato social da empresa.

Att,
Jdlia

Em 2024-87-16 15:07, Agrovitti escreveu:
ARAME FRUTIFIO 1008 MTS : 525,00

Atenciosamente
Luan Piacentini

----- Mensagem original-----

De: licital [mailto:licital@coronelpilar.rs.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de julho de 2824 15:37

Para: agrovitti@agrovitti.com.br

Assunto: Re: Orc¢amento arame

Boa tarde! Conseguem verificar a respeito do orcamento solicitado?
Em 2024-07-11 ©7:40, licital escreveu:

Bom dia! Tudo bem?

Splicito orcamento de:

1 rolo de arame para parreira.

Desde j& agradeco!
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