Secretaria Educasﬁo - P.M. Coronel Pilar

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpiIar.rs.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de maio de 2024 09:51

Para: 'Secretaria Municipal de Educagao’

Assunto: ENC: orgamento

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar = RS
(54) 3435-1115

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 24 de maio de 2024 09:20

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: RE: orgamento

Bom dia Renata..

telefone pleno da Intelbras.
tenho na cor branca e preta..
como sera o pagamento???
valor unitério 63,00

grata Att

Nilcene

Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons habitos.
Consciéncia no uso da impressora. Esse & 0 nosso papel.




Compras - P.M. Coronel Pilar

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerenteOOQ@colombo.com‘bw
Enviado em: quarta-feira, 5 de junho de 2024 09:22

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: RE: orcamento

bom dia, ndo, este & com fio.
Att.,
Marco Estorgato

Gerente
Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

56 imprimo bons habitos.
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De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coroneipilar.rs.gov.br‘:-
Enviado: quarta-feira, 5 de junho de 2024 08:36

Para: 009 - Gerente Garibaldi <gerente009@colombo.com.br>
Assunto: RES: orcamento

ESTE TELEFONE E SEM FIO?

Fernanda Agostini

Compras

pPrefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerente0{]9@colombo.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 24 de maio de 2024 05:20

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: RE: orcamento

Bom dia Renata..

telefone pleno da Intelbras.
tenho na cor branca e preta..
como serao pagamento???
valor unitario 63,00

grata Att

Nilcene

Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009



8¢ imprimo bons habitos.
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De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coroneipilar.rs.g
Enviado: sexta-feira, 24 de maio de 2024 08:54

¥
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Para: 009 - Gerente Garibaldi < erente00S@ colombo.com.br>

Assunto: ENC: orcamento

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento de 02 telefone fixos sem fio.

Com extrema brevidade
Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

prefeitura Municipal de Coronel Pilar = RS
(54) 3435-1115
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Compras - P.M. Coronel Pilar

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerenteOO9@co1ombo.com.br>
Enviado em: terca-feira, 25 de junho de 2024 09:22

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: RE: orcamento - Nilcene

BOM DIA

FERNANDA

JA ENVIE! PELO WHATS APP

0 TS3110

VALOR UNITARIO 169,00
SE POSSIVEL ENVIAR A OC HJ PQ ESTE PRODUTO TENHO POUCAS UNIDADES..

Att.,
NILCENE

Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons hébitos.

Consci8ncia No usc G mpresserd. Esse & o nosso papel

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpiiar.rs.gov.bw
Enviado: terca-feira, 25 de junho de 2024 08:27

Para: 009 - Gerente Garibaldi <gerente00S @co\ombo.com.br>
Assunto: RES: orgamento - Nilcene

Aguardo valor do telefone sem fio

Fernanda Agostini

Compras

prefeitura Municipal de Coronel Pilar = RS
(54) 3435-1115

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@c0ronelpilar.rs.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 5 de junho de 2024 09:42

Para: '009 - Gerente Garibaldi' <gerente0{}9@c0iombo.com.br>
Assunto: RES: orcamento

Consegue me enviar 0 valor sem fio conforme foi solicitado?

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerente00S@ colombo.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 5 de junho de 2024 09:22



para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@ coronelpilar.rs.gov.or>
Assunto: RE: orgamento

bom dia, ndo, este € com fio.
Att.,

Marco Estorgato
Gerente
Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons hébitos.

Consciéncig No Uso 0 MDressor, s e ASSC DOREL

£

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <§gm_pjis,@§mﬂ{ﬁgﬂ_a&3;golb_r>
Enviado: quarta-feira, 5 de junho de 2024 08:36

para: 009 - Gerente Garibaldi <gefente{}09@c0i0@;@,@__q@;a,_ig>
Assunto: RES: orcamento

ESTE TELEFONE E SEM FIO?

Fernanda Agostini

Compras

prefeitura Municipal de Coronel Pilar = RS
(54) 3435-1115

De: 009 - Gerente Garibaldi <gerenteOOQ@coionlt;g_.gggp_,,b?
Enviada em: sexta-feira, 24 de maio de 2024 09:20
Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <c0m9_ras@{:0rone§%r.rs.aov.br‘:-

Assunto: RE: orcamento

Bom dia Renata..

telefone pleno da Intelbras.
tenho na cor branca e preta..
como serao pagamento???
valor unitario 63,00

grata Att

Nilcene

Lojas Colombo / Garibaldi - RS - FL 009

S6 imprimo bons habitos.

Consciencia no Uuso .o g eli=

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@corons

Enviado: sexta-feira, 24 de maio de 2024 08:54



Para: 009 - Gerente Garibaldi cgerente@%sﬁi_coiar{z_bg\_c_{_:;j_,g{>
Assunto: ENC: orgamento

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento de 02 telefone fixos sem fio.

Com extrema brevidade
Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115
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Orcamento

ITEM PRODUTO UNIDADE VALOR
2 _ telefone Intelbras 174,90 349,90
. “ e &\0\ .
§"87 .255 6@2@[@@30“41 | Garibaldi-RS 28 de Maio de 2024
EHGIT ELETRODOMESTICOS LiTA. . Vendedora Daniela
(54) 99197-8873
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Benoit Eletrodomésticos Ltda .

R: Jacob Ely, 359 - Centro — Garibaldi, RS
CNPJ: 87.296.026/0030-41 '
E-mail: loja.garibaldi@benoit.com..br
Telefone: (54) 3462-2220



