GRAFICA Grafica JHZ Ltda

Rua Independéncia, 727. Navegantes, Carlos Barbosa/RS
CORESARTE CNPJ 26.769.011/0001-24

Fone: 54 34611178 - 984016375
Cesenvolvimentc de projeios grafices e impress

Carlos Barbosa, 20 de Maio de 2024

A/C MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

Segue abaixo proposta de pregos conforme solicitagao

ORGAMENTO N° 4.970

ITEM DESCRICAO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 BLOCOS HORAS/MAQUINA - 10x15cm - 1x0 cores 100 R$ 6,30 RS 830,00
- papel copiativo 564 - corte reto - 50x3 vias
- capa - confra capa - picote - grampos - numeragao

Forma de pagamento: a combinar

Prazo de entrega: 10 dias (teis apds aprovagao da arte

Validade: 10 dias

Frete: FOB

Prazo de entrega valido apés aprovagédo de arte pelo cliente.

INFORMAMOS QUE AS QUANTIDADES ORGADAS PODERAO SER ENTREGUES E FATURADAS COM EXCESSO OU FALTA DE 10% DA
QUANTIDADE SOLICITADA.

PARA PEDIDOS URGENTES, SERA COBRADA TAXA DE R$ 80,00.

Atenciosamente,

Cliente - visto e data.

Grafica JHZ Ltda
De acordo: [




(Bento Gongalves

A

Prefeitura Coronel Pilar
At. Fernanda

A/IC

Fone: (54)3435-1115 Fax:

Prezado cliente,

Viemos através desta apresentar nossa proposta de investimento para a confecgao do(s) servigo(s) conforme

especificagbes abaixo :

01 100 Talbes - 50x3 Execucao de Horas

1 via 11x16em, 1x0 cor em Auto Copiativo 54g. Prova de cor.
1 via 11x16¢cm, 1x0 cor em Auto Copiativo 55g.
1 via 11x16cm, 1x0 cor em Auto Copiativo 55g.

Picotado(Plano:1), Colado(Plano:1), Refile, Grampeado, Numerado.

Total: R$2.590,00 Unitario: R§25,90

Pgto: A combinar

Validade da proposta : 15 dias

Atenciosamente,

Grafica Bento Vendedor Leili Scritori

Autorizo a confecgdo dos itens acima assinalados,

Municipio de Coronel Pilar
04.215.013/0001-39

Grafica e Editora Bento Gongalves Ltda.
Rua Angelo Salton, 125 Humaita - Bento Gongalves - RS (54) 2521-3601 graficabento@graficabento.com.br



Atendimento ggricultura - P.M. Coronel Pilar
e

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 08:29

Para: atendimentoagricultura@coronelpilar.rs.gov.br;
agricultura@coronelpilar.rs.gov.br

Assunto: ENC: orgamento

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Andreia - Grafica Garibaldense <arte@graficaga ribaldense.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2024 13:41

Para: 'Compras - P.M. Coronel Pilar' <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: RES: orgamento

TalBes de Servico de Execugdo de Horas Maquina
100 taldes
Valor RS 746,00

Alt
Andréia.

De: Compras - P.M. Coronel Pilar [mailto:compras@camneIaéiar.rs‘gov,br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2024 11:45

Para: arte@graficagaribaldense.com.br

Assunto: ENC: orgamento

Prioridade: Alta

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento conforme abaixo:

100 blocos com 50 vias (folhas triplas autocopiativas) de execugdo de servico de horas maquina (arquivo em anexo)
tamanho 11/16cm pontilhado para destacar as folhas do bloco, numerado.
Numeracdo segue do numero 6501.

Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115



Atendimento Agricultura - P.M. Coronel Pilar

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 08:28

Para: agricultura@coronelpilar.rs.gov.br;
atendimentoagricultura@coronelpilar.rs.gov.br

Assunto: ENC: orcamento - 22/05/2024

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar —RS
(54) 3435-1115

De: Atendimento | Grafica Mugum <atendimento@graficamucum.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 08:02

Para: 'Compras - P.M. Coronel Pilar’ <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: orcamento - 22/05/2024

Bom dia!!

Tudo bem...

Segue cotagdo do material solicitado:

100 blocos execucdo de horas - 3x50 - autocopiativo - numerado - 01 cor de
iIMPressan.....ocoeessn. R$7,70 cada

Duvidas estou a disposicao.

Grata

De: Compras - P.M. Coronel Pilar [mailto:compras@corcnelpi%ar.rs.gcv.br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2024 11:43

Para: 'Atendimento | Gréfica Mugum'

Assunto: ENC: orgamento

Prioridade: Alta

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento conforme abaixo:

100 blocos com 50 vias (folhas triplas autocopiativas) de execugdo de servico de horas maquina (arquivo em anexo)
tamanho 11/16cm pontilhado para destacar as folhas do bloco, numerado.
Numeragdo segue do numero 6501.



Atendimento Agricultura - P.M. Coronel Pilar

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 22 de maio de 2024 08:28

Para: agricultura@coronelpilar.rs.gov.br;
atendimentoagricultura@coronelpilar.rs.gov.br

Assunto: ENC:

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Atelier do Impresso <atelier@atelierdoimpresso.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2024 17:26

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: Re:

ola, boa tarde, infelizmente nao trabalhamos com blocos de folhas carbonadas.

Att

Rosana

Em 20/05/2024 11:41, Compras - P.M. Coronel Pilar escreveu:

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento conforme abaixo:

100 blocos com 50 vias (folhas triplas autocopiativas) de execugdo de servico de horas maquina
(arquivo em anexo) tamanho 11/16cm pontilhado para destacar as folhas do bloco, numerado.
Numerac3o segue do nimero 6501.

Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115



