Compras - P.M. Coronel Pilar

De: Karla Soares <financeiro.oficinadopapel@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 16:19

Para: Compras - P.M. Coronel Pilar

Assunto: Re: orgamento

0l3, tudo bem?

A de creche fica R$23,20 a unidade com capa dura colorida, wire-o e interior preto e branco frente e verso
Se as de ensino fundamental forem do mesmo tamanho fica 0 mesmo valor também.

Total entdo para as 90 unidades R$2088,00

Em qui., 25 de jan. de 2024 as 15:11, Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br> escreveu:

Fernanda Agostini
Compras
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS

(54) 3435-1115

De: Compras - P.M. Coronel Pilar <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 09:24

Para: contato@oficinadopapelgdi.com

Assunto: ENC: orgamento

Prioridade: Alta

Bom dia

Tudo bem?

Solicito orgamento de agendas personalizadas para escolas municipais:

Creche 30 unidades

Ensino fundamental 60 unidades (logo depois da folha onde tem o Hino do Municipio de Coronel Pilar
acrescentar escovagao.)



Agradeco desde ja.

Fernanda Agostini
Compras
Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS

(54) 3435-1115



<» GRAFICA Grafica JHZ Ltda
o Rua Independéncia, 727, Navegantes, Carlos Barbosa/RS
< C O R ES A RTE CNPJ 26.769.011/0001-24

Desenvolvimente de projetos grafices e impressao Fone: 54 34611178 - 984016375

Carlos Barbosa, 24 de Janeiro de 2024

A/C MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

Segue abaixo proposta de precos conforme solicitagdo

ORGCAMENTO N° 4.651
ITEM DESCRICAO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 AGENDA - 15X21cm 90 R$ 31,90 R$  2.871,00

CAPA: dura - 4x0 cores - laminagdo fosca
- papel couché 150g - corte reto
MIOLO: papel sulfite 75g - 1x1 cores
- 122 folhas personalizadas - wire-0

Forma de pagamento: a combinar

Prazo de entrega: 10 dias Uteis apds aprovagéo da arte

Validade: 10 dias

Frete: FOB

Prazo de entrega valido apos aprovacgéo de arte pelo cliente.

INFORMAMOS QUE AS QUANTIDADES ORCADAS PODERAO SER ENTREGUES E FATURADAS COM EXCESSO OU FALTA DE 10% DA
QUANTIDADE SOLICITADA.

PARA PEDIDOS URGENTES, SERA COBRADA TAXA DE R$ 80,00.

Atenciosamente,

BT

Orafica JHZ Ltdg

Cliente - visto e data.

De acordo: L |




