GRAFICA Grafica JHZ Ltda

I Rua Independéncia, 727, Navegantes, Carlos Barbosa/RS
( O R ES A RT E CNPJ 26.769.011/0001-24
Fone: 54 34611178 - 984016375

Desenvolvimento de projetos graficos e impressdo

Carlos Barbosa, 22 de Janeiro de 2024

A/C MUNICIPIO DE CORONEL PILAR

Segue abaixo proposta de pre¢os conforme solicitagdo

ORGCAMENTO N° 4.640
ITEM DESCRICAO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 VALES - 8x6cm - 1x0 cores Rosa - 800 R$ 0,05 R$ 40,00
- papel sulfite 75g - corte reto Verde - 2.200 R$ 0,05 R$ 110,00
Azul - 800 R$ 0,05 R$ 40,00
Branco - 1.200 R$ 0,05 R$ 60,00

Valores para todo o lote

. Forma de pagamento: a combinar
Prazo de entrega: 10 dias Uteis apds aprovagéo da arte
Validade: 10 dias
Frete: FOB
Prazo de entrega valido apés aprovagao de arte pelo cliente.
INFORMAMOS QUE AS QUANTIDADES ORCADAS PODERAO SER ENTREGUES E FATURADAS COM EXCESSO OU FALTA DE 10% DA
QUANTIDADE SOLICITADA.

PARA PEDIDOS URGENTES, SERA COBRADA TAXA DE R$ 80,00.

Atenciosamente,

Grafica JHZ Ltdg

Cliente - visto e data.

De acordo: fosaat
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Fernanda Agostini

Compras

Prefeitura Municipal de Coronel Pilar — RS
(54) 3435-1115

De: Atendimento | Grafica Mugum <atendimento@graficamucum.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 14:12

Para: 'Compras - P.M. Coronel Pilar' <compras@coronelpilar.rs.gov.br>
Assunto: orcamento - 22/01/2024

Boa tarde!!!
~ Tudo bem...
Segue cotacdo do material solicitado:
5.000 vales alimentacdo — 04 modelos — 1x100........c.cnveeenne R$0,08 cada
Duvidas estou a disposigao.
Grata

ol Atendimento
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Gréficé“iﬂuqum

De: Compras - P.M. Coronel Pilar [mailto:compras@coronelpilar.rs.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 14:17
o Para: atendimento@graficamucum.com.br
Assunto: orgamento
Prioridade: Alta

Bom dia
Tudo bem?

Solicito orcamento de confecgdo de vales alimentacdo conforme em anexo.

Com brevidade
Agradeco desde ja.
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50.839.898 Ivan Mateus Campos de Arruda

G/\RiB/\H CNPJ: 50.839.898/0001-64

S — WhatsApp: (54) 99908-5011
"XPQ“’SS E-mail: ivan@garibahexpress.com.br

GRAFICA E COMUNICAGAO VISUAL

CLIGNTE: Orgamento: 42
Nome: MUNICIPIO DE CORONEL PILAR Data de emissao:
Telefone/WhatsApp: (54) 9974-5595 23/01/2024 AS 09:31:20
GERADO POR: IVAN DE ARRUDA STATUS: CRIADO
Produto Valor Qti Larg(m) Alt(m)  Total(m?) :ﬁ'a‘;’
VALE ALIMENTAQAO 8x6 R$
ROSA R$0.75 800un 600,00
VALE ALlMENTACAO 8X6 R$
VERDE R$ 0,55 2500 1.210,00
VALE ALIMENTAQAO 8X6 R$
AZUL R$ 0,75 800un 600,00
VALE ALIMENTACAO 8X6 R$
BRANCO R$ 0,55 1200un 660,00
RS
Sub-total: 3.070,00

Desconto: R$ 0,00

Frete: R$ 0,00

Valor total: R$ 3.070,00

Observagoes:

- Forma de pagamento 50% entrada + boleto 15/30 -Validade da proposta: 7 dias -As quantidades poderdo variar 10%
para mais ou 10% para menos que serdo devidamente faturadas para o cliente. -Prazo de entrega valido ap6s
correcao e aprovagdo do lay out pelo cliente.

Nota Importante: Validade do Orgcamento

Este orcamento é valido até 30/01/2024. Apos essa data, os termos e condigbes podem estar
sujeitos a alteragbes devido a possiveis variagdes nos custos e disponibilidade de recursos.
Portanto, recomendamos que entre em contato conosco antes do prazo de validade para
confirmar e discutir os detalhes do orgamento.

Agradecemos por considerar nossa proposta e estamos a disposi¢do para responder a quaisquer
duvidas ou fornecer informacgdes adicionais que vocé possa necessitar.



N

Atenciosamente,
Equipe: Garibah Express



